[bookmark: _GoBack]TYT DENEME TAKİP ÇİZELGESİ
	
	TÜRKÇE
	MATEMATİK
	SOSYAL BİL.
	FEN BİLGİSİ
	TOPLAM
	

	Deneme Sayısı
	Deneme Tarihi
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	TYT PUANI

	1. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


AYT DENEME TAKİP ÇİZELGESİ
	
	EDEBİYAT-SOSYAL
	MATEMATİK
	SOSYAL BİLİMLER-2
	FEN BİLİMLERİ-2
	TOPLAM
	

	Deneme Sayısı
	Deneme Tarihi
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	AYT PUANI

	1. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Deneme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





